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 PAGAMENTO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Boa tarde!

 

Prezados,

 

Tem como colocar para os próximos faturamentos da empresa PSA auditores - CNPJ 60218839000122, ser com vencimento dia 20 de cada Mês ,assim
como ocorre com as demais empresas do grupo Prado Suzuki?

 

 

Desde já agradecemos .

 

Atenciosamente,

 

 

 

De: ivonice.silva@pradosuzuki.com <ivonice.silva@pradosuzuki.com>
Enviada em: sexta-feira, 11 de julho de 2025 10:19
Para: 'FINANCEIRO - HISMET' <financeiro@hismet.com.br>; 'rh.psa@pradosuzuki.com' <rh.psa@pradosuzuki.com>; 'COMERCIAL HISMET'
<Comercial@hismet.com.br>
Cc: 'financeiro@pradosuzuki.com' <financeiro@pradosuzuki.com>; '_psA - Rodrigo Santana' <aux.financeiro@pradosuzuki.com>
Assunto: RES: PAGAMENTO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

 

Bom dia!

Prezados,

 

Temos as empresas relacionadas abaixo do grupo Pradosuzuki que realizam mensalmente serviços com a Hismet, estamos com uma situação coma
empresa PSA auditores em que o colaborador não está conseguindo realizar o exame , informando que a empresa não tem convenio pra faturamento.

Teria como verificar e liberar para que esses faturamentos aconteçam mensalmente com vencimento dia 20 de cada Mês como as demais:
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Atenciosamente,

 

De: FINANCEIRO - HISMET <financeiro@hismet.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de junho de 2025 15:11
Para: aux.adm@pradosuzuki.com; financeiro@pradosuzuki.com; aux.financeiro@pradosuzuki.com; rh.psa@pradosuzuki.com
Assunto: PAGAMENTO - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

 

Ivoni, boa tarde! 

Como alinhamos em contato telefônico, segue arquivo da NF e nossos dados bancários para programação financeira e pagamento no dia 20/06.

Tendo em vista que, não podemos alterar vencimento do boleto que já se encontra registrado e vencido dentro da agencia. 

Em nome de: HISMET HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
CNPJ: 36.894.418/0001-37
Banco: BRADESCO
Agencia: 1966-6
Conta Corrente: 464404-2

Valor: R$ 1445,29
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Continuo à disposição para eventuais dúvidas ou suporte!
Atenciosamente, Karoline Gomes💚
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